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§ 85 forts. 
 

• Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.  

• Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med 
vite.  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 
2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 86 

Krav på åtgärder inom strandskyddat område förenat med 
vite 
Lilla Backa  
M-2020-2129 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att  

, så som arrendator av området där strandskyddsöverträdelser 
skett på fastigheten Lilla Backa ,  ska ta bort bastubyggnaden markerat på 
kartan nedan. 

 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast den 31 maj 2025. Detta krav är förenat med ett 
vite om 100 000 kronor för överträdelse av kravet. 
Information om hur man överklagar finns i beslutet. 

Motivering av beslut 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort tillsyn på fastigheten Lilla Backa 

 gällande strandskyddsbestämmelserna. Fastigheten Lilla Backa är belägen 
vid Tjärnesjön som omfattas av utökat strandskydd på 300 meter upp på land och 
100 meter ut i vattnet. Tillsynen utfördes den 22 september 2021. Vid tillsynen 
såg vi att en bastubyggnad uppförts intill sjön med tillhörande träddäck, utedusch 
och staket. På platsen fanns även en grillplats och lösa inventarier såsom 
byggmaterial med mera. 
Den 4 februari 2022 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att bastubygg-
naden med tillhörande träddäck, grillplatsen och de lösa inventarierna skulle tas 
bort och åtgärderna skulle vara vidtagna senast den 31 maj 2023. I beslutet  
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§ 86 forts. 
 
informerades du även om att det var möjligt att söka dispens, för delar av 
åtgärderna som beslutet gällde, hos bygglovsnämnden.  
Efter att vårt beslut med krav skickats ut valde du att överklaga det till högre 
instans den 23 februari 2022. Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut enbart 
gällande grillplatsen. Du överklagade sedan länsstyrelsens beslut angående krav 
på åtgärder inom strandskyddat område i november samma år. Den 13 december 
2022 beslutade mark- och miljödomstolen att det inte fanns skäl att ändra 
länsstyrelsens beslut. Enligt länsstyrelsens beslut skulle åtgärderna vara utförda 16 
månader efter deras beslut vunnit laga kraft. Eftersom länsstyrelsens beslut 
överklagades beslutade mark- och miljödomstolen att åtgärderna skulle vara 
utförda 16 månader efter deras beslut vunnit laga kraft, vilket skedde 3 januari 
2023. Krav på åtgärder inom strandskyddat område trädde därmed i kraft den 3 
maj 2024. 
Den 15 april 2024 skickade du in uppgifter och fotografier som visade att trä-
däcket var borttaget och några dagar senare meddelade du även att strandskydds-
dispens för bastubyggnaden har sökts hos bygglovsnämnden. Den 5 september 
2024 fick vi information från bygglovsnämnden att du valt att återta ansökan för 
strandskyddsdispens då den inte kunde beviljas. I samtal med det, den 14 oktober 
2024, talade du om att bastubyggnaden inte är borttagen. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tiden till den 31 maj 2025 är rimlig för 
att hinna vidta åtgärder. 

Lagstöd 

Beslut tas med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken (1998:808). 
• Enligt 13 § är syftet med strandskyddet att trygga förutsättningarna för 

allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur- och växtlivet. 

• Enligt 14 § gäller strandskyddet land- och vattenområde 100 meter intill 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får i enskilda 
fallet besluta om att utöka strandskyddet till 300 meter från strandlinjen, 
om så behövs för att säkerställa strandskyddets syften. 

• Enligt 15 § punkterna 1 till 4 är det bland annat inte tillåtet att inom ett 
strandskyddat område uppföra nya byggnader, uppföra nya/ändra 
användningen av byggnader eller anordningar på ett sådant sätt att de 
avhåller allmänheten från att vistas fritt. Det är inte heller tillåtet att vidta 
åtgärder som kan innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för 
växt-och djurlivet. 

Beslut tas med stöd av 26 kapitlet i miljöbalken (1998:808). 
• Enligt 9§ får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, ska följas. 
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§ 86 forts. 
 

• Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med 
vite.  

Enligt 28 kapitlet 1 § i miljöbalken (1998:808) har miljö- och hälsoskydds-
nämnden, för att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk eller EU-förordningar  
inom balkens tillämpningsområde, rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader 
och andra anläggningar och att där utföra undersökningar och andra åtgärder. 

Information 
Enligt miljöbalken skyddas stränder vid hav, sjöar och vattendrag för att bevara 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer för 
djur- och växtlivet på land och i vattnet. Det generella strandskyddet gäller 100 
meter från strandkanten upp på land och lika långt ut i vattnet. På vissa platser är 
strandskyddet utökat till 300 meter. 
Vi vill informera om att åtgärder som kan verka avhållande för allmänheten, 
såsom exempelvis att uppföra byggnader inom strandskyddat område, inte är 
förenligt med strandskyddsbestämmelserna. 
För vårt arbete tar vi ut en avgift. År 2024 är timavgiften 1179 kr. Debiteringen 
baseras på antal timmar vi lägger på tillsynsärendet. I avgiften ingår förberedelser, 
tillsynsbesök, dokumentation och efterarbete. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 
2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 87 forts. 
 

Lagstöd 

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808). 
• Enligt 2 kapitlet 2 § ska den som släpper ut avloppsvatten skaffa sig den 

kunskap som behövs för att säkerställa att det vatten som släpps ut renas 
eller tas om hand på lämpligt sätt så att utsläppet inte medför skada eller 
olägenheter för människors hälsa och miljön. 

• Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de 
skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att 
utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

• Enligt 2 kapitlet 7 § miljöbalken gäller kraven i 3 § i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

• Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand så 
att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska 
ske i lämpliga avloppsanordningar. 

• Enligt 24 kapitlet 13 § 2 punkten får tillståndsmyndigheten, efter ansökan 
av tillståndshavaren, besluta att ändra villkor i ett tillståndsbeslut. Dock får 
villkoret upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret 
inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt. 

• Enligt 27 kap 1 § får en tillsynsmyndighet meddela föreskrifter om 
avgifter för en kommunal myndighets verksamhet. Taxa i Falkenberg är 
fastställd i kommunens taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens 
område, FFS-2-28. 

Information 
En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Faktura skickas separat. 
Du bör bekräfta när anläggningen är ändrat på så vis som detta beslut ger tillstånd 
till. Detta för att rätt uppgifter ska finnas för framtida tillsyn. 
Tillstånd och situationsplan bör du spara och förvara på fastigheten. Vid försälj-
ning eller uthyrning av fastigheten ansvarar fastighetsägaren för att informera de 
nya ägarna/hyresgästerna om hur avloppssystemet ska skötas. Dokumentationen 
om avloppsanläggningen, så som tillstånd, bör följa fastigheten. 
Tänk på att värna om vår tillgång till rent vatten. Spara därför alltid på vattnet och 
använd i möjligaste mån vattensnåla apparaturer. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 
2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 88 

Yttrande över detaljplan för bostäder och 
centrumverksamheter 
Slöinge 1:120 
M-2018-2179 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har granskat samrådshandlingarna för 
detaljplanen Slöinge 1:120 med flera.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att genomförd provtagning för per- och 
polyfluoralkylsubstanser (PFAS) inte är tillräcklig för att kunna göra en bedöm-
ning av eventuell förekomst inom planområdet. Provtagning har enbart skett i ett 
grundvattenrör och i ett jordprov. Provtagning av grundvatten har tagits upp-
ströms förväntad förorening och bedöms inte ge en tillräcklig bild av om det 
förekommer PFAS förorening från tidigare verksamhet vid brandstationen. 
Innan detaljplanen antas bör ytterligare provtagning av PFAS ske i grundvatten 
och på platser där förväntade föroreningar kan förekomma. Det är i dag inte 
säkerställt att marken är lämplig för det ändamål som anges i detaljplanen. 

Grund till bedömning 

Förorenade områden 

Vid planområdet finns en nedlagd bensinstation (Spimfab - anläggning nedlagd 
mellan 1 juli 1969 och 31 december 1994).) och markundersökningar utfördes där 
2002. Inga föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning hittades i den undersökningen. Efter det har Naturvårdsverket 
kommit med en ny branschlista över förorenade områden 2024 där Spimfab-
anläggningar listas som verksamheter där föroreningen per- och polyfluoralkyl-
substanser (PFAS) kan förekomma. Vid markundersökningen 2002 undersöktes 
inte PFAS. I anslutning till delar av planområdet, del ett och två, ska en nedlagd 
brandstation ha legat. Brandstationer är en bransch som med stor sannolikhet gett 
upphov till PFAS-förorening. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har granskat rapporten för provtagning inom 
planområdet Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten 
Slöinge 1:120 samt Slöinge 1:125 i Falkenbergs kommun daterad den 28 juni 
2022. Vid granskningen av denna rapport framkommer det inget som gör att 
förvaltningen ändrar sin bedömning av den utförda provtagningen. 

Redogörelse för ärendet 
Planenheten har skickat en remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden för samråd. 
Remissen gäller förslag till detaljplan för Slöinge 1:120. Syftet med detaljplanen 
är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet. Planen är uppdelad i tre olika  
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§ 88 forts. 
 
områden i Slöinge där avsikten är att i del 1 möjliggöra för centrumverksamhet 
och bostäder och i del två och tre bostäder. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 
2024 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 89 

Yttrande över ändring av detaljplan för industri 
Mejeriet 1 m.fl. 
M-2024-884 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har granskat samrådshandlingarna för detalj-
planen Mejeriet 1 med flera. Vi har inget att tillägga gällande förslaget till 
detaljplan i dagsläget. 

Information 

Buller 

Verksamheten, Arla, har bullervillkor för sin verksamhet. Dessa ska följas även 
vid en utbyggnad. 

Redogörelse för ärendet 
Planenheten har skickat en remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden för samråd. 
Remissen gäller förslag till ändring av detaljplan för Mejeriet 1 med flera. Syftet 
med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad och utveckling av 
befintlig verksamhet. Med ändringen möjliggörs även ytterligare en utfart från 
verksamheten för att skapa ett bättre trafikflöde. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 
2024 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 90 

Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhet för prövning, tillsyn, kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt miljöbalken 
Nu svar på återremiss från kommunstyrelsens arbets-
utskott 
M-2024-2426 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden står fast vid sitt förslag på ny taxa för prövning, 
tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken och lämnar 
följande svar på återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Lantbruk 

Den föreslagna taxan är styrd av tillsynsbehovet för branschen, det vill säga en 
samlad bedömning över vad stat eller kommuner lägger i tid för att klara tillsyns-
uppdraget. För de aktuella verksamheterna, tillståndspliktiga och anmälnings-
pliktiga lantbruk, innebär den nya taxan ett ökat tillsynsbehov på 1–2 timmar eller 
ingen förändring alls enligt nedanstående tabell. Det ökande behovet följer 
Sveriges kommuner och regioners modell och stämmer också överens med 
nämndens uppfattning över vilken tid tillsynen faktiskt tar. 
Flera stora verksamheter omfattas av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) och blir 
därmed så kallande industriutsläppsverksamheter (IUV). För dessa verksamheter 
gäller särskilda regler som innebär ett behov av extra tillsyn för tillsyns-
myndigheten. Arbetet med att ta fram bestämmelser för flera branscher pågår men 
redan nu så finns bestämmelser för viss djurhållning (fjäderfä och svin), 
förbränningsanläggningar, slakterier, mejerier, bryggerier med flera. 
Sveriges kommuner och regioner har i sitt taxeförslag ett tillägg på 16 timmar för 
dessa anläggningar, dock kan det inte bli större än det ursprungliga tillsyns-
behovet för verksamheten. För en djurhållare med exempelvis mer än 40 000 
fjäderfän innebär det med Sveriges kommuner och regioners taxa ett tillsynsbehov 
på 9+9 timmar. 
Falkenberg och Varberg gör ett avsteg från Sveriges kommuner och regioners 
förslag och också från Kungsbacka och Halmstad, när det gäller tillägget för 
tillsyn på verksamheter som omfattas av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED). Vi 
väljer ett lågt tillägg på 2 timmar och då blir tillsynsbehovet i exemplet med 
djurhållningen 9+2 timmar i tillsynsbehov. Tillägget på 2 timmar gäller också för 
alla övriga anläggningar som är industriutsläppsverksamheter. 
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§ 90 forts. 
 

Spabad 

Begreppet spabad finns inte i taxan utan dessa verksamheter kommer som nu, ha 
timavgift om inte verksamheten är en mer omfattande verksamhet som drivs året 
om. 

Övrigt 

För verksamhetsutövare innebär den nya taxan en större enhetlighet, färre under-
grupper och en mer lättläst taxa där beteckningar i taxan som verksamhetskod 
överensstämmer med motsvande i lagstiftningen. Det införs också ett avgiftstak 
för verksamheter som har prövningsplikt enligt flera koder som innebär att man 
maximalt kan få en avgift på 130 % av huvudbranschens avgift.  
Varje verksamhet kommer att få ett beslut enligt den nya taxan och möjligheten 
att sätta ner avgiften i det enskilda fallet kvarstår. 

Redogörelse för ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en ny taxa för prövning, tillsyn 
och kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken. Den nya taxan är 
framtagen efter en modell som Sveriges kommuner och regioner har tagit fram. I 
Halland används den idag av Kungsbacka, Hylte och Halmstad. Nämndens förslag 
har tagits fram i samverkan med Varbergs kommun som planerar för att införa 
den nya taxan till januari 2025. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 oktober 2024 att återremittera 
ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att justera så att taxan bibehålls 
för lantbruket samt se över taxan för spabad. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 6 novem-
ber 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 91 

Översyn av timtaxa inför 2025 inom miljö- och hälso-
skyddsnämndens verksamhetsområde  
M-2024-2634 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ändra timtaxan för myndighets-
utövning avseende taxa för miljöbalken, taxa för offentlig kontroll inom livs-
medelslagstiftningen, taxa för strålskyddslagen, taxa för lagen om internationella 
hot mot människors hälsa, lagen om foder och animaliska biprodukter samt för 
uppdragsverksamhet i enlighet med i taxorna föreskriven beräkningsmodell. 
Detta innebär att timtaxan för de olika områdena förändras enligt följande:  
 

 2025 2024 
Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

1222 1179 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
Årlig kontroll 
Registrering och offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

  
 

1476 
1221 

 
 

1411 
1167 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 1222 1179 
Taxa för Lagen om internationella hot 
mot människors hälsa 

1222 1179 

Taxa för offentlig kontroll enligt 
lagen om foder och animaliska 
biprodukter 

1222 1179 

Taxa för miljö- och hälsoskydds-
nämndens uppdragsverksamhet 

1222 1179 

Taxa för tillsyn över avfallshantering i 
fritidsbåtshamnar. 

1222 1179 

 

Motivering av beslut 
För justering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 
används prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för kommuner som 
publiceras på Sveriges kommuner och regioners hemsida. Index för oktober 2024 
är 4,6 %. 
I beräkningen av årliga procentsatsen för justering av timavgiften inom övriga 
aktuella avgiftsområden ska 25 % motsvaras av konsumentprisindex och 75 % 
motsvaras av löneökningarna. 
Ingångsvärdena för beräkning av procentsatsen för justering av timavgifterna till 
2024 är att konsumentprisindex har ökat med 1,6 % (basmånad oktober 2023) och  
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§ 91 forts. 
 
löneökningarna har varit 4,33 %. Beräkningen ger att den procentsats som ska 
användas är 3,65 %. 

Redogörelse för ärendet 
Översyn av timtaxan för myndighetsavgifter inom rubricerade områden ska 
utföras varje år för att korrigera värdet mot konsumentprisindex och ökningar i 
löner för perioden. Denna beräkning ska utföras för de tolv senaste månaderna 
med oktober som basmånad i enlighet med rubricerade taxor, där miljö- och 
hälsoskyddsnämnden bemyndigats av kommunfullmäktige att varje år göra en 
justering av timtaxans storlek. Taxa för livsmedelstillsynen räknas upp med 
prisindex för kommunal verksamhet som publiceras på Sveriges kommuner och 
regioners hemsida. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 
2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 92 

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-
oktober 2024  
M-2023-1991 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga uppföljningen av budget och 
verksamhetsplan till handlingarna. 

Redogörelse för ärendet 

Periodens ekonomiska resultat 

Utfallet för perioden visar ett fortsatt överskott mot budget men de exakta 
siffrorna fanns inte framme när denna tjänsteskrivelse togs fram. Prognosen för 
helåret är ett fortsatt överskott med samma orsaker som rapporterats tidigare: 
Överskottet beror till stor del på vakant tjänst inom hälsoskydd, mindre händelse-
styrd tillsyn vilket generellt generera mindre intäkter och att fokus har kunnat 
läggas på den planerade tillsynen och kontrollen.  

Periodens uppföljning av tillsynsplanen 

Den planerade tillsynen och kontrollen är i nivå med vår verksamhetsplan och de 
löpande ärendena i stort sett i nivå med planen, med undantag av hälsoskydd som 
har ett lägre inflöde av ärenden. 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 4 novem-
ber 2024 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§ 93

Delegationsbeslut oktober 2024

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av oktober månads dele-
gationsbeslut till handlingarna. 
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§ 94 

Ärenden för kännedom 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger redovisningen av följande ärenden till 
handlingarna. 
 
• Länsstyrelsens beslut om tillstånd för anläggning för tillverkning av glass 

(utökning), Sia glass 
Slöinge-Perstorp 1:44, 2:85, 2:88 
Dnr M-2021-2607 

• Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till vattenverksamhet muddring i 
Falkenbergs yttre och inre hamn samt farled 
Västra Gärdet 2:1 
Dnr M-2022-1448 

• Länsstyrelsens beslut om prövotidsredovisningar och slutliga villkor för 
Torsåsens fågelprodukter 
Morups-Lyngen 1:13 
Dnr M-2023-1109 

• Förvaltningsrätten beslutar om utdömmande av vite för att ej mätt och 
redovisat radon  
Falken 10 
Dnr M-2023-2175 

• Länsstyrelsen upphäver förbud mot utsläpp av avloppsvatten samt återkallar 
tillstånd för avloppsanläggning 
Årstad  
Dnr M-2023-2616 

• Länsstyrelsen upphäver krav gällande textila mattor i hygienlokal och 
återförvisar ärendet  
Ryggåsen 7 
Dnr M-2024-284 
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§ 95 

Ledamöters och ersättares möjlighet att få ersättning för 
att delta vid inspektioner 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare som deltar 
vid inspektioner får möjlighet till ersättning, enligt kommunens bestämmelser om 
ersättning och arvoden till förtroendevalda, vid högst två tillfällen per år. 
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